
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİLECİK SÖĞÜT 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 8. SINIF ARALIK LGS 44 270 3330 3330

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,53 5 4 3,95 6 4 4,47 4 4 2,89 4 7 2,10 12 6 9,63 43 31 32,57 234,770

Okul Ortalaması 10 6 8,14 5 3 3,95 6 3 4,97 3 3 1,92 3 7 0,60 12 5 9,79 38 27 29,37 217,650

KATILIMLAR

1 131 HÜSEYİN BUĞRA KILIÇ 81 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 2 13,33 19 1 18,67 76 10 72,67 418,587 1 1 3 75 75

2 38 EVİN HANİZCİ 82 17 3 16,00 5 2 4,33 9 1 8,67 8 0 8,00 5 3 4,00 19 1 18,67 63 10 59,67 350,393 1 2 14 342 342

3 129 HATİCE KAVAS 81 17 1 16,67 6 4 4,67 6 3 5,00 7 1 6,67 4 7 1,67 19 1 18,67 59 17 53,35 329,870 2 3 29 484 484

4 68 NERMİN ALTAŞER 81 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 4 7 1,67 17 3 16,00 62 18 56,01 318,390 3 4 40 589 589

5 44 HİLAL TURGUT 82 16 2 15,33 8 1 7,67 7 2 6,33 2 2 1,33 3 5 1,33 19 1 18,67 55 13 50,66 317,327 2 5 42 599 599

6 31 GÜLSÜN ELİF KAYA 81 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 3 1,00 17 3 16,00 56 19 49,67 299,843 4 6 51 740 740

7 104 ŞEYMANUR ALTAŞ 81 17 1 16,67 5 2 4,33 5 2 4,33 2 1 1,67 4 7 1,67 15 5 13,33 48 18 42,00 287,567 5 7 66 880 880

8 109 ZEYNEP AZMAN 82 15 5 13,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 0 6,00 1 4 -0,33 15 5 13,33 52 18 45,99 275,683 3 8 80 1017 1017

9 3 İBRAHİM YILDIZ 82 15 4 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 1 1 0,67 14 4 12,67 47 11 43,35 272,183 4 9 83 1061 1061

10 80 RÜMEYSA ERDEM 81 14 3 13,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 3 7 0,67 13 7 10,67 52 24 44,01 264,747 6 10 96 1152 1152

11 11 HACI BAYRAM ÇAKAR 82 11 6 9,00 6 3 5,00 9 1 8,67 4 2 3,33 4 3 3,00 13 4 11,67 47 19 40,67 260,863 5 11 98 1192 1192

12 79 NİSANUR KAHRAMAN 81 13 2 12,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 4 4 2,67 8 8 5,33 12 6 10,00 41 34 29,67 257,103 7 12 101 1233 1233

13 4 AÇELYA ERBEY 82 11 7 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 2 2,33 1 5 -0,67 17 2 16,33 46 21 38,99 256,820 6 13 102 1236 1236

14 76 NUR SILA OKUMUŞ 82 13 5 11,33 7 2 6,33 4 3 3,00 5 3 4,00 1 3 0,00 14 5 12,33 44 21 36,99 250,663 7 14 109 1320 1320

15 39 HASAN KARA 81 10 7 7,67 8 1 7,67 6 2 5,33 3 2 2,33 3 7 0,67 15 4 13,67 45 23 37,34 247,057 8 15 114 1374 1374

16 126 ŞERİFE AYDEMİR 82 14 4 12,67 5 3 4,00 9 0 9,00 3 5 1,33 2 10 -1,33 12 3 11,00 45 25 36,67 241,370 8 16 119 1444 1444

17 45 EYLÜL SARI 81 15 4 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 3 4,00 2 11 -1,67 12 7 9,67 47 32 36,34 238,463 9 17 122 1480 1480

18 20 CEMİL GÜLDÜZ 82 12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 1 1 0,67 0 6 -2,00 15 4 13,67 43 22 35,67 238,110 9 18 123 1487 1487

19 12 TAYYİP ERDOĞAN ALTAŞER82 13 4 11,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 3 1,00 2 10 -1,33 11 8 8,33 45 28 35,67 226,410 10 19 134 1654 1654

20 99 YAŞAR YÜCEL 82 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 7 0,67 14 6 12,00 40 35 28,34 224,623 11 20 136 1672 1672

21 107 YUNUS CELİL UYGUR 82 10 8 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 4 3 3,00 12 7 9,67 36 26 27,34 223,427 12 21 137 1688 1688

22 40 HASAN ÖZTÜRK 81 12 8 9,33 6 2 5,33 3 4 1,67 6 14 1,33 12 8 9,33 39 36 26,99 220,053 10 22 140 1734 1734

23 9 ŞEVAL DERELİ 81 13 6 11,00 6 2 5,33 6 3 5,00 1 4 -0,33 6 6 4,00 7 10 3,67 39 31 28,67 219,110 11 23 141 1747 1747

24 22 EMRE AYDEMİR 81 11 6 9,00 8 2 7,33 5 3 4,00 2 4 0,67 0 6 -2,00 12 3 11,00 38 24 30,00 214,760 12 24 147 1802 1802

25 24 DİLAN ÇAVDAR 82 8 8 5,33 5 4 3,67 6 4 4,67 1 3 0,00 1 6 -1,00 15 4 13,67 36 29 26,34 211,127 13 25 152 1861 1861

26 115 REŞİDE İREM ERDİL 82 7 11 3,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 16 4 14,67 34 31 23,68 206,540 14 26 158 1921 1921

27 5 İBRAHİM AYDEMİR 82 10 5 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 4 0,67 11 8 8,33 33 27 24,00 204,027 15 27 159 1950 1950

28 10 ZELAL DEMİR 81 10 4 8,67 1 1 0,67 8 1 7,67 2 6 0,00 0 4 -1,33 9 2 8,33 30 18 24,01 195,343 13 28 168 2055 2055

29 66 MUHAMMED ARAÇ 81 9 9 6,00 6 3 5,00 5 4 3,67 2 4 0,67 2 6 0,00 10 5 8,33 34 31 23,67 193,243 14 29 170 2087 2087

30 16 ALEYNA TUĞRUL 81 5 15 0,00 5 5 3,33 10 0 10,00 2 4 0,67 5 15 0,00 14 6 12,00 41 45 26,00 191,640 15 30 173 2109 2109

31 61 MERYEM KARTAL 81 9 8 6,33 1 6 -1,00 6 2 5,33 2 8 -0,67 7 9 4,00 8 10 4,67 33 43 18,66 189,890 16 31 175 2134 2134

32 28 DİLEK ÇAVDAR 82 7 13 2,67 4 3 3,00 6 4 4,67 2 3 1,00 3 6 1,00 12 8 9,33 34 37 21,67 187,620 16 32 179 2169 2169

33 93 MEDLIN ZEYNEBU 81 8 6 6,00 1 5 -0,67 4 5 2,33 3 1 2,67 1 9 -2,00 9 4 7,67 26 30 16,00 168,117 17 33 194 2380 2380

34 42 SERKAN AYVAZCIK 82 9 7 6,67 3 5 1,33 7 0 7,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 5 8 2,33 26 24 18,00 166,437 17 34 196 2401 2401

35 47 SEFA ABDULAZİZOĞLU81 2 1 1,67 10 3 9,00 12 4 10,67 161,373 18 35 197 2468 2468

36 27 DİLAN SANLAV 81 4 6 2,00 3 2 2,33 5 3 4,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 3 4 1,67 15 18 9,00 126,613 19 36 214 2832 2832

37 88 RÜMEYSA KOÇ 81 5 7 2,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 5 1 4,67 1 10 -2,33 5 6 3,00 21 37 8,67 125,867 20 37 215 2842 2842

38 78 RAMAZAN ŞAHİN 82 5 5 3,33 3 2 2,33 1 5 -0,67 1 2 0,33 2 8 -0,67 4 7 1,67 16 29 6,32 125,267 18 38 216 2848 2848

39 111 BARAN ÇAKAR 82 2 13 -2,33 8 0 8,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 1 7 -1,33 7 7 4,67 23 33 12,01 125,007 19 39 217 2854 2854

40 91 SİNEM KİŞİOĞLU 82 4 5 2,33 4 1 3,67 3 7 0,67 2 4 0,67 1 3 0,00 1 4 -0,33 15 24 7,01 118,827 20 40 219 2909 2909

41 15 ATAKAN ÖNDER 82 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 10 10 6,67 24 61 3,68 116,757 21 41 220 2921 2921

42 41 HAYRUNİSA ALTAŞER 81 3 9 0,00 2 3 1,00 1 4 -0,33 1 5 -0,67 3 8 0,33 5 8 2,33 15 37 2,66 115,000 21 42 221 2938 2938

43 21 CEREN ŞAKRAK 81 1 6 -1,00 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 15 -2,00 4 1 3,67 19 40 5,66 110,847 22 43 224 2977 2977

44 13 ZEYNEP ÇAKAR 82 4 10 0,67 1 6 -1,00 4 5 2,33 1 3 0,00 2 16 -3,33 4 12 0,00 16 52 -1,33 83,427 22 44 232 3138 3138

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİLECİK SÖĞÜT 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 8. SINIF ARALIK LGS 44 270 3330 3330

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,53 5 4 3,95 6 4 4,47 4 4 2,89 4 7 2,10 12 6 9,63 43 31 32,57 234,770

Okul Ortalaması 10 6 8,14 5 3 3,95 6 3 4,97 3 3 1,92 3 7 0,60 12 5 9,79 38 27 29,37 217,650

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
81 82

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
81 82

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

