
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BİLECİK SÖĞÜT 100.Yıl Atatürk Ortaokulu 7. SINIF ARALIK KAZANIM SINAVI 17 207 2445 2445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam 7.SINIF Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 10,57 5 5 5,30 6 4 6,17 4 6 3,79 7 12 6,64 11 8 11,30 44 44 43,77 286,580

Okul Ortalaması 7 12 7,47 4 5 3,88 6 4 6,18 2 7 2,47 6 14 5,71 9 10 9,47 35 52 35,18 250,660

KATILIMLAR

1 49 HÜSEYİN KAHYA 37 19 1 19,00 5 5 5,00 8 2 8,00 3 7 3,00 4 16 4,00 17 3 17,00 56 34 56,00 345,430 1 1 32 527 527

2 72 SALİH ÖZTÜRK 37 12 8 12,00 6 4 6,00 10 0 10,00 1 9 1,00 7 13 7,00 18 2 18,00 54 36 54,00 336,820 2 2 36 590 590

3 77 ŞEVİN HANİZCİ 37 12 3 12,00 4 4 4,00 10 0 10,00 8 2 8,00 8 12 8,00 13 7 13,00 55 28 55,00 326,670 3 3 43 685 685

4 23 BETÜL KARAKÖYLÜ 37 8 12 8,00 4 6 4,00 10 0 10,00 2 8 2,00 9 11 9,00 15 5 15,00 48 42 48,00 311,740 4 4 55 843 843

5 36 EFE CAN BAZGÜLİ 37 7 13 7,00 8 2 8,00 9 1 9,00 0 10 0,00 9 11 9,00 14 6 14,00 47 43 47,00 302,380 5 5 66 939 939

6 62 NUR CENNET ERDEM 37 4 15 4,00 6 4 6,00 8 2 8,00 4 6 4,00 5 15 5,00 14 6 14,00 41 48 41,00 264,270 6 6 105 1370 1370

7 53 KAYA ALTAŞER 37 5 15 5,00 3 7 3,00 6 4 6,00 2 8 2,00 12 8 12,00 7 13 7,00 35 55 35,00 263,060 7 7 106 1386 1386

8 17 AZRA ERDEM 37 7 13 7,00 3 7 3,00 8 2 8,00 4 6 4,00 6 13 6,00 10 10 10,00 38 51 38,00 257,990 8 8 113 1443 1443

9 63 ONUR ALTAŞER 37 8 12 8,00 2 8 2,00 4 6 4,00 1 4 1,00 7 13 7,00 8 12 8,00 30 55 30,00 243,360 9 9 130 1619 1619

10 58 MUSTAFA YANIK 37 6 14 6,00 6 4 6,00 6 4 6,00 3 7 3,00 3 15 3,00 8 12 8,00 32 56 32,00 221,880 10 10 159 1905 1905

11 30 MEHMET KAÇMAZ 37 5 15 5,00 4 6 4,00 4 6 4,00 1 9 1,00 5 15 5,00 8 12 8,00 27 63 27,00 218,810 11 11 161 1942 1942

12 92 ELANUR KARTAL 37 10 10 10,00 4 6 4,00 5 5 5,00 2 5 2,00 1 19 1,00 6 14 6,00 28 59 28,00 210,010 12 12 173 2038 2038

13 8 EMRE KOCAOLUK 37 9 11 9,00 5 5 5,00 3 7 3,00 1 9 1,00 4 16 4,00 4 16 4,00 26 64 26,00 209,840 13 13 175 2042 2042

14 37 EYMEN ŞAHİN 37 3 14 3,00 1 8 1,00 4 5 4,00 5 5 5,00 5 14 5,00 5 15 5,00 23 61 23,00 195,120 14 14 190 2205 2205

15 56 MELİSA TURAL 37 5 15 5,00 6 4 6,00 1 8 1,00 4 16 4,00 5 15 5,00 21 58 21,00 191,590 15 15 193 2235 2235

16 43 HASAN HÜSEYİN DERELİ37 2 18 2,00 2 8 2,00 2 8 2,00 4 6 4,00 5 15 5,00 5 15 5,00 20 70 20,00 186,400 16 16 197 2269 2269

17 51 IRMAK AKIN 37 5 11 5,00 3 6 3,00 2 7 2,00 0 9 0,00 3 13 3,00 4 11 4,00 17 57 17,00 175,860 17 17 200 2317 2317
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